## 中国证监会行政处罚决定书(李小林)

当事人: 李小林, 男, 1965年5月出生, 住址: 北京市朝阳区。

依据 2005 年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称 2005 年《证券法》)的规定,我会对李小林内幕交易广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称梅雁吉祥)股票的行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据以及当事人依法享有的权利。应当事人李小林的要求,我会于2021 年 3 月 31 日举行听证会,听取了当事人的陈述申辩意见。本案现已调查、审理终结。

经查明, 李小林存在以下违法事实:

一、内幕信息的形成与公开过程,内幕信息知情人情况

烟台中睿新能源科技有限公司(以下简称烟台中睿)成立于 2014 年 6 月 17 日,中科中睿能源科技有限公司(以下简称中科中睿)成立于 2008 年 1 月 14 日,中睿控股(北京)有限公司(以下简称中睿控股)成立于 2013 年 9 月 23 日。中睿控股和海阳市城市开发投资有限公司(以下简称海阳城投)分别持有烟台中睿 50.1%和 49.9%的股权,烟台中睿持有中科中睿 100%的股权。马某忠持有中睿控股 60%的股权,中睿控股、烟台中睿、中科中睿的实际控制人和法定代表人均为马某忠。

2017 年 8 月 25 日,中睿控股与海阳城投签订《海阳市新能源产业园项目合作投资框架协议》(以下简称《框架协议》),共同投资设立投资平台,《框架协议》约定合作目的包括参与对上市公司的股权投资,通过成为上市公司重要股东最好是控股股东的方式,合作使用资本平台推动当地新能源汽车产业发展。

2017年10月,双方收购并改组一家公司并更名为烟台中睿。同月,烟台中睿 形成一篇《烟台中睿收购项目融资方案》,该方案介绍了投资人(中睿控股及海阳 城投)情况及标的上市公司概况,方案中虽未明示标的上市公司名称,但该方案书 关于标的公司概况的描述与梅雁吉祥公司基本面和财务数据等完全一致,且与日 后实际举牌梅雁吉祥行为吻合。同时,中睿控股于 2017 年 10 月份形成了一篇隐 名的《上市公司尽调报告》,报告内容与梅雁吉祥基本情况完全一致。

2017年11月17日,烟台中睿召开股东大会,研究确定具体投资方式为1亿元用于新能源汽车上下游产业链项目投资,3亿元及其配套融资全部用于收购上市公司大股东股份,并对拟收购股份的标的公司相关基本条件作了约定。同日,烟台中睿召开董事会,为了尽量减少信息知情人,董事会授权马某忠负责收购上市公司大股东股份和对外投资项目的具体执行。

马某忠在成为烟台中睿实际控制人后,即有想法要收购一家上市公司并控制该上市公司或者至少成为对该上市公司有影响力的股东,然后开展产业整合。2017年11月至2018年1月间,马某忠以电话和见面的方式向德恒律师事务所律师李某利咨询通过二级市场增持上市公司股票的相关法律规定,涉及增持主体的一致行动关系、增持比例、信息披露等事宜。2017年12月份左右,马某忠找到律师李某利就举牌收购梅雁吉祥进行探讨。

2017 年 10 月成立烟台中睿后至 2017 年 12 月份期间, 马某忠与钱某明商谈寻找具备融资融券资质的壳公司, 与烟台中睿一道投资交易"梅雁吉祥", 马某忠请钱某明实际负责买卖"梅雁吉祥", 建仓数量以 5%持仓量为限。12 月 21 日, 钱某明与中睿控股签订书面合作协议, 协议约定钱某明转让其名下中科国燕生物科技有限公司给烟台中睿并更名为中科中睿, 并协助中睿控股进行融资和买卖股票。2017 年 12 月 22 日至 2018 年 2 月 8 日, 钱某明实际负责烟台中睿、中科中睿证券账户集中买入"梅雁吉祥"单只股票, 买入态度坚决。2018 年 2 月 5 日, 马某忠、刘某钦、江某庆赴梅县与梅雁吉祥董事长温某勇、董秘胡某平会谈, 马某忠等人表明股东身份并提出有意成为公司第一大股东并参与经营管理的意愿。2018 年 2 月 7 日至 2 月 14 日, 马某忠安排江某庆先后起草详式权益变动报告书和简式权益变动报告书,并请广州证券股份有限责任公司投行部贺某哲把关审查。2018 年 2 月 14 日, 马某忠安排其秘书童某将简式权益变动报告书通过电子邮件发给梅雁吉祥董秘胡某平, 胡某平立即向梅雁吉祥董事长温某勇进行了汇报。

2018年2月15日,梅雁吉祥安排罗某东下载股东名册。2月22日,梅雁吉祥向上交所提交《关于公司股东简式权益变动的提示性公告》,对该重要事项进行了信息披露。

2018年2月23日,梅雁吉祥发布《关于股东权益变动的提示性公告》,称公司于2月14日接到烟台中睿及其一致行动人中科中睿的通知,其于2017年12月22日至2018年2月14日合计增持"梅雁吉祥"9500万股,占"梅雁吉祥"总股本的5%。本次增持未导致公司第一大股东发生变动,中睿公司所持股份较第一大股东少32股。同日发布《简式权益变动报告书》。

2018年2月27日,梅雁吉祥发布《关于回复上海证券交易所问询函的公告》,称"本次增持方的实际控制人马某忠通过增持方购买梅雁吉祥的股票,并拟在未来12个月内继续增持梅雁吉祥的股票,旨在获得梅雁吉祥的第一大股东地位,同时在符合相关法律法规及公司章程规定的范围内,谋求对梅雁吉祥的控制权。"

2018年3月7日,梅雁吉祥发布《关于股东权益变动暨第一大股东变更的提示性公告》,称烟台中睿及其一致行动人中科中睿合计持有"梅雁吉祥"5.03%股份,属于公司第一大股东。同日发布《详式权益变动报告书》。

本案的内幕信息为烟台中睿及其一致行动人中科中睿举牌收购梅雁吉祥,并 谋求控股上市公司或至少成为对上市公司有影响力的重要股东的事项,内幕信息 形成时间不晚于 2017 年 11 月 17 日,在 2018 年 2 月 23 日公开前具有重大性和 未公开性,钱某明等为该内幕信息知情人。

二、李小林在内幕信息形成后公开前交易"梅雁吉祥"

## (一)账户基本交易情况

李小林于 2015 年 11 月 19 日在华泰证券高邮通湖路营业部开立证券账户, 资金账户 666\*\*\*\*669,下挂 2 个股东账户:上海证券账户 A35\*\*\*\*945,深圳证券 账户 019\*\*\*\*279。该账户在内幕信息敏感期内于 2017 年 12 月 6 日至 2018 年 2 月 22 日累计买入"梅雁吉祥"180.56 万股,成交金额 760.74 万元,累计卖出"梅 雁吉祥"110.56万股,成交金额476.41万元,净买入"梅雁吉祥"70.00万股。 合计盈利446,575.05元。

## (二)账户资金划转情况

"李小林"普通证券账户对应的三方存管同名银行账户为工商银行622\*\*\*\*857。该账户资金来源分散,转入资金来自戴某、扬州秦邮文化发展有限公司、王某等,转出资金包括戴某、杨某红、潘某林、吴某勇等。据李小林介绍并结合其银行账户流水情况,其证券账户资金一部分是其本人自有资金,还有一部分是朋友借款,其中杨某红系其妻子,扬州秦邮文化发展有限公司系其本人开立公司。

"李小林"普通证券账户买卖"梅雁吉祥"均通过一台电脑下单。李小林在 笔录中称其华泰证券高邮通湖路营业部账户由其本人控制并操作,所有交易都是 其本人下单。

## (三)账户交易异常性分析

一是自 2017 年 1 月 1 日至调查日,"李小林"华泰证券高邮通湖路营业部先后两次集中买卖过"梅雁吉祥",一次是在 2017 年 9 月 21 日买入"梅雁吉祥" 2.17 万股,成交金额 10.52 万元,并于 9 月 27 日全部卖出,成交金额 10.24 万元,亏损 0.28 万元;另一次是在 2017 年 12 月 6 日至 2018 年 2 月 22 日,累计买入"梅雁吉祥"180.56 万股,累计卖出"梅雁吉祥"110.56 万股,净买入 70.00 万股,并在信息公开后两日内集中高位清仓。比较两次交易行为发现,后一次买卖"梅雁吉祥"的交易量较前一次放大明显。二是该账户在内幕信息敏感期内首笔交易"梅雁吉祥"即呈现放量交易特征。2017 年 12 月 6 日该账户首笔第一次下单买入"梅雁吉祥"13.37 万股,成交金额 52.14 万元,交易量较前次买卖"梅雁吉祥"量(2.17 万股,10.52 万元)明显放大。三是交易"梅雁吉祥"资金既有来自卖出其他股票所得,也存在在交易期间转入资金大量购买的情况。其中 2017 年 12 月 6 日首次买入"梅雁吉祥"资金来自当日亏损卖出"空港股份"(卖出时点持仓成本约 18 元每股,实际卖出价格约 11 元每股)、"陕西金叶"的资金所得,2018

年2月1日、5日临时累计转入120万资金,并全部用于购买"梅雁吉祥"。四是李小林与钱某明关于"李小林"中信证券信用账户下单方面存在密切关联。五是该账户在敏感期内买卖"梅雁吉祥"虽非单向持续买入,而是有买有卖,但截至信息公开日前,期间买卖"梅雁吉祥"表现为高位抛售、低价吸筹,总体呈净买入状态,该交易逻辑与内幕信息知情人钱某明操盘交易思路吻合。

(四)李小林与钱某明在内幕信息形成后公开前通讯联系频繁,有会面接触李小林与钱某明 2017 年 12 月至 2018 年 2 月累计联系 236 次,日均 2.6 次,同时两人还承认在此期间有会面接触的情况。

李小林在内幕信息形成后公开前与内幕信息知情人钱某明密切联络、会面接触。李小林在内幕信息形成后公开前交易"梅雁吉祥",账户交易时点与联络接触情况高度吻合,交易行为明显异常,且无正当理由或正当信息来源。

以上事实有相关当事人询问笔录、证券账户资料及下单交易地址、银行账户资料、上市公司公告、相关协议、相关情况说明、通讯联络以及证券交易所数据等证据证明,足以认定。

我会认为, 2018 年 2 月 23 日, 梅雁吉祥发布《关于股东权益变动的提示性公告》, 称烟台中睿及其一致行动人中科中睿合计持有"梅雁吉祥"股份达到股本 5%。2 月 27 日, "梅雁吉祥"发布《关于回复上海证券交易所问询函的公告》, 称烟台中睿及其一致行动人中科中睿拟继续增持"梅雁吉祥"股票, 谋求实际控制人地位。上述烟台中睿及其一致行动人中科中睿拟举牌收购梅雁吉祥, 并谋求控股上市公司或至少成为对上市公司有影响力的重要股东事项, 属于《证券法》第七十五条第二款第(三)项和第(七)项规定的重大事件, 内幕信息形成时间不晚于2017 年 11 月 17 日, 在 2018 年 2 月 23 日公开前具有重大性和未公开性。钱某明等为该内幕信息知情人。

李小林与钱某明系朋友关系、关系密切,两人于 2017 年 12 月至 2018 年 2 月 通讯联系较多,双方亦关于买卖"梅雁吉祥"有过沟通交流,期间李小林控制使用 本人华泰证券高邮通湖路营业部普通证券账户交易"梅雁吉祥",交易异常且无正当理由或正当信息来源。

李小林交易"梅雁吉祥"的行为,违反了2005年《证券法》第七十三条、第七十六条第一款的规定,构成了2005年《证券法》第二百零二条所述的内幕交易行为。

在听证过程中,李小林提出以下申辩意见:第一,本人买卖"梅雁吉祥"与内幕信息无关,未从钱某明处获悉内幕信息。第二,买入"梅雁吉祥"基于自己的分析判断,且在2017年9月21日就买入过该股票,交易行为并不异常。第三,请求免于行政处罚。

经复核,我会认为:第一,钱某明是本案内幕信息知情人。李小林与钱某明系 关系密切的朋友。本案内幕信息形成时间不晚于2017年11月17日,在2018年 2月23日公开前具有重大性和未公开性,李小林与钱某明在内幕信息形成后公开 前通讯联系频繁,有会面接触。第二,在内幕信息形成后公开前,李小林华泰证券 高邮通湖路营业部普通账户交易"梅雁吉祥",账户交易时点与联络接触情况高 度吻合, 其交易行为明显异常, 且无正当理由或正当信息来源。(1) 该账户在 2017 年 9 月 21 日买入"梅雁吉祥"2.17 万股,成交金额10.52 万元,并于 9 月 27 日 全部卖出, 成交金额 10.24 万元, 亏损 0.28 万元; 2017 年 12 月 6 日至 2018 年 2 月 22 日, 累计买入"梅雁吉祥"180.56 万股, 累计卖出"梅雁吉祥"110.56 万股, 净买入 70.00 万股,并在信息公开后两日内集中高位清仓。比较两次交易行为发 现, 2017 年 12 月 7 日至 2018 年 2 月 22 日买卖"梅雁吉祥"的交易量较前一次 放大明显。(2)该账户在内幕信息敏感期内首笔交易"梅雁吉祥"即呈放量交易 特征。2017年12月6日该账户首笔一次下单买入"梅雁吉祥"13.37万股,成交 金额 52.14 万元, 交易量较前次买卖"梅雁吉祥"股票量(2.17 万股, 10.52 万元) 明显放大。(3)该账户交易"梅雁吉祥"资金既有来自卖出其他股票所得,也存在 在交易期间转入资金大量购买的情况。其中2017年12月6日首次买入"梅雁吉 祥"资金来自当日亏本卖出"空港股份"(卖出时点持仓成本约 18 元,实际卖出

价格约 11 元)、"陕西金叶"资金所得, 2018 年 2 月 1 日、5 日临时累计转入 120 万资金, 并全部用于购买"梅雁吉祥"。(4)该账户在内幕信息形成后公开前买卖"梅雁吉祥"虽非单向持续买入, 而是有买有卖, 但截至信息公开日前, 期间买卖"梅雁吉祥"表现为高位抛售、低价吸筹, 总体呈净买入状态, 该交易逻辑与内幕信息知情人钱某明操盘公司账户及其他异动账户交易思路吻合。第三, 本案没有2021 年修订的《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条规定的不予行政处罚的情形。我会量罚适当。

综上, 我会对李小林的陈述申辩意见不予采纳。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据 2005 年《证券法》第二百零二条的规定,我会决定:没收李小林违法所得 446,575.05 元,并处以 446,575.05 元罚款。

上述当事人应自收到本处罚决定书之日起 15 日内,将罚没款汇交中国证券 监 督 管 理 委 员 会 , 开 户 银 行 : 中 信 银 行 北 京 分 行 营 业 部 , 账 号:7111010189800000162,由该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起 6 个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。

中国证监会 2022 年 1 月 21 日